UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA ne 108819

Depart anent o : VI CERRECTORI A DE | NVESTI GACI ON ABRI L 19, 2024

Pr oveedor : DI RECCI ON DE COVPRAS Y CONTRATACI ON PUBLI CA

RUT : 60808000- 7

Di recci 6n : ,

Fono : Nro. 1D Chile Conpra

Gener ado por ©  CZAM -CARLCS | GNACI O ZAMORA NUREZ MENOR A 3 UTM

Atenci 6n Sr. (a)

Sol i ci tanps UDS. : ENTREGAR En:

Condi ci ones de Pago: TARJETA DE CREDI TO Pl azo Entrega: Por Definir

CANTIDAD UNIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 UN SUSCRIPCION ANUAL MERCADO PUBLICO/ CHILE COMPRA 50,024 50,024
SUBTOTAL 50,024
DESCUENTO 0.0 % 0
OTROS DESCUENTOS 0.0 % 0
OTROS CARGOS 0
IMPTO. 0 % 0
TOTAL IVA INCLUIDO $ 50,024
Cuenta Cadigo Gestion Proyecto SOLIC. DE COMPRA47188
1220607000 IQUAOLIADM 010401010005

Observacion

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompafiarse la presente orden, sin la cual NO sera PAGADA.




N° FOLIO :47188

Universidad FECHA :12 de Abril de 2024
ARTURO PRAT

del Estado de Chile

| SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Romina Eugenia Campillay Campillay Cargo : Jefe De Proyecto
CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TAMARUGAL 2019 .
Unidad : ARO 5 Rubro Compra : Medios De ComunicaciOn Y Publicidad
E-mail :rominacampillay@unap.cl Telefonos : 2526650 / 572526650
SE SOLICITA PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A PORTAL DE MERCADO PUBLICO/ CHILE COMPRA RUT: 60808000-7
Detalles de la compra :
SEGUN ADJUNTO
L Valor L. Custodio /
Cant. Articulo SubRubro |Un. Descripcién ) Valor Real | Cod. Gestion Proyecto S
Estimado Beneficiario
SUSCRIPCION ANUAL E;ﬁ)qr;’;er:
1 SuscripciOn SuscripciOn [UN| MERCADO PUBLICO/ CHILE 50.024 50.024 IQUAO1ADM 010401010005 Martinez
COMPRA .
Rojas

Direccion a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 50(%)
* Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)

CDT: 20240400100476848
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Unidad

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] |



Acceso otorgado hasta el 16.04.24.

ANDREA CARDENAS LEGARDA

Jefe de Unidad
Unidad de Presupuesto - Tesoreria
Vicerrectoria de Administracion y Finanzas

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT b bt o
DEL ESTADO DE CHILE 572526206
unap.cl

De: Campillay Campillay, Romina Eugenia <rominacampillay@unap.cl>

Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 12:56

Para: Cardenas Legarda, Andrea Leonor <ancarden@unap.cl>; Espinoza Quinzacara, Luis Fernando
<lespinoz@unap.cl>

Cc: presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>; Espinoza Silva, Maritza Patricia <mespinoz@unap.cl>
Asunto: RE: Orden de Compra N° 104381

Gracias Andrea, favor se agradece acceso a CC IQUAO1ADM 010401010005.

Gracias.-

De: Cardenas Legarda, Andrea Leonor <ancarden@unap.cl>

Enviado el: viernes, 12 de abril de 2024 12:39

Para: Campillay Campillay, Romina Eugenia <rominacampillay@unap.cl>; Espinoza Quinzacara,
Luis Fernando <lespinoz@unap.cl>

CC: presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>; Espinoza Silva, Maritza Patricia <mespinoz@unap.cl>;
Martinez Rojas, Ezequiel Salomon <emartinezr@unap.cl>

Asunto: RE: Orden de Compra N° 104381

Romina

Se debe imputar a mismo cédigo del aiio pasado, IQUAO1ADM 010401010005.

ANDREA CARDENAS LEGARDA

Jefe de Unidad
Unidad de Presupuesto - Tesoreria
Vicerrectoria de Administracion y Finanzas

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SucESOUIR
DEL ESTADO DE CHILE 572526206
unap.cl

De: Campillay Campillay, Romina Eugenia <rominacampillay@unap.cl>

Enviado: jueves, 11 de abril de 2024 17:10

Para: Cardenas Legarda, Andrea Leonor <ancarden@unap.cl>; Espinoza Quinzacara, Luis Fernando
<lespinoz@unap.cl>

Cc: presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>; Espinoza Silva, Maritza Patricia <mespinoz@unap.cl>;
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Martinez Rojas, Ezequiel Salomon <emartinezr@unap.cl>
Asunto: RV: Orden de Compra N° 104381

Buenas tardes

Favor se solicita asignar CC para gestionar pago de suscripcion anual de chile compra, adjunto
proceso del afio pasado, este afio corresponde a un monto de $50.024

LOUIIUIIY / AULTINISL AUV / AULTINIDU Al LIHPIE2a

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Informacion general Pago de acreditacion

;Cudles son los beneficios de estar acreditado?

Documentos legales " . . B
Conocer tu habilidad en linea Subir documentacién legal

El Registro de Proveedores permite acreditar desde Puedes mantener la documentacién consolidada

Docs. Convenio Marco

as fuentes les tu estado de habilidad y verificar de tu empres o t
@ que puedes contratar con el Estado {b multiples procesos de compra.
Mi perfil
Usuarios
Informacién sobre las tarifas CLP 50,024 Ingresa aqui para mas
S UNIVERSIDAD ARTURO PRAT esté catalogada como Grande. Anual informacién sobre los
Pago de acreditacion P X .
A continuacion los valores asociados a esta categoria beneficios y tarifas

Actualmente cuentas cen acreditacion hasta el dia 23 de mayo de 2024, podras Extender itacién
extenderla a contar del diz 24 de marzo de 2024

Cordialmente

De: Campillay Campillay, Romina Eugenia

Enviado el: lunes, 24 de abril de 2023 11:03

Para: Espinoza Quinzacara, Luis Fernando <lespinoz@unap.cl>

CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>; Aracena Caipa, Dania Melissa <daracena@unap.cl>;
Campillay Garrote, Maryori Johanna <maryocam@unap.cl>; Espinoza Silva, Maritza Patricia
<mespinoz@unap.cl>

Asunto: RV: Orden de Compra N° 104381

Importancia: Alta

Luis
Buenas tardes

Derivo correo segun arrastre al igual que afios anteriores para su tramitacién, corresponde a pago
anual de Chile compra, el cual vence el 23/05/2023.-

Quedo atenta a sus comentarios

Saludos Cordiales.
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De: Ovalle Perez, Maria Jose <movalla@unap.cl>

Enviado el: lunes, 24 de abril de 2023 10:52

Para: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>

CC: Campillay Campillay, Romina Eugenia <rominacampillay@unap.cl>
Asunto: Orden de Compra N° 104381

Estimados:

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, envio adjunta Orden de Compra N° 104381
correspondiente a pago de Suscripcidon anual a Chile Compra.

Pago debe ser realizado con tarjeta de crédito, por lo que copio a este correo a la Srta. Romina
Campillay para que pueda coordinar este pago debido a que ella maneja las credenciales de la
cuenta de la Universidad.

Sin otro particular, me despido atenta a sus dudas o comentarios.

Maria José Ovalle Pérez
Administrativo Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DEL ESTADO DE CHILE Universidad Arturo Prat

movalla@unap.cl / (57)2 526433
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- N° FOLIO : 47188
epad il F. Solicitud : 12 de Abril de 2024
ARTURO PRAT F. Adjudicacion : 18 de Abril de 2024

del Estado de Chile
F. Ejecucién : 19 de Abril de 2024

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS
Solicitante
Nombre  :Romina Eugenia Campillay Campillay Cargo :Jefe De Proyecto
Unidad :Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 ANo 5
Derivacién :Sin estado de derivacién Rubro Compra:Medios De ComunicaciOn Y Publicidad

SE SOLICITA PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A PORTAL DE MERCADO PUBLICO/ CHILE COMPRA RUT: 60808000-7

Detalles de la compra:
SEGUN ADJUNTO

Valor
Cant. Articulo SubRubro uUn. Descripcién . Cod. Gestion| Proyecto Cuenta |Adjudicado
JAdjudicado
SUSCRIPCION ANUAL
1 SuscripciOn SuscripciOn UN| MERCADO PUBLICO/ CHILE 50.024] IQUAO1ADM [010401010005| 1220607000 Si
COMPRA

TOTAL SOLICITUD : $50.024

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 50(%)
* Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)

CDT: 20240400100476848
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Unidad

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900)
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