UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE
ORDEN DE COMPRA

NO

107103

Depar t anent o

Pr oveedor

RUT

Di recci 6n

Fono

Gener ado por
Atenci 6n Sr. (a)

FI NANZAS

| MPORT EXPORT JE-NI I G CH LE LI M TADA
76159578- 4

PLAYA LI GATE 3322 21, | QU QUE

56-9- 99985891
MIAM - MATI AS | GNACI O TAMBORI NO GUI

NOvI EMBRE 14, 2023

Nro.1D Chile Conpra
PROBLEMAS MP

Sol i ci t amps UDS. ENTREGAR En:
Condi ci ones de Pago: 30 DI AS Pl azo Entrega: Por Definir
CANTIDAD UNIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL
1 UN SERVICIO DE INTEGRACION correspondiente a 1 servidor a la red 400,000 400,000
de computadores de
imagenologia (Valor Total incluye IVA)
SUBTOTAL 400,000
DESCUENTO 00 % 0
OTROS DESCUENTOS 0.0 % 0
OTROS CARGOS 0
IMPTO. 19 % 76,000
TOTAL IVA INCLUIDO $ 476,000
Cuenta Cadigo Gestion Proyecto SOLIC. DE COMPRA 44602
1220607000 IQUHO1IPRE 010101010185
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NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acomparfiarse la presente orden, sin la cual NO sera PAGADA.




Universidad

ARTURO PRAT

del Estado de Chile

N° FOLIO :44602
FECHA :14 de Septiembre de 2023

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Paulina Cristina Castro Jachura
Unidad :
COMUNICACIONES
E-mail : paulinca@unap.cl

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

: Administrativo

Telefonos o

Rubro Compra : ComputaciOn E InformAtica

Detalles de la compra :

A solicitud del Coordinador Infraestructura y Sistemas; Sr. Sergio Varas A., que dentro de los trabajos en el Centro Odontolégico
que se van a realizar, que es la instalacion del software de rayos y actualizaciones, hay un tema, que es la la calibracion del

lequipo de rayos panoramico orthopantomograph OP300, para que pueda seguir operando con el nuevo software y
actualizaciones al sistema. Se adjunta cotizacién empresa Je-Niig y correo respaldo con VB de parte de Presupuestos.

IVA)

Cant. Articulo SubRubro |Un. Descripcion Vélor Valor Real | Cod. Gestion Proyecto CuStC')d.IOI/
Estimado Beneficiario
SERVICIO DE INTEGRACION
Licencia De correspondiente a 1 servidor a la Sergio
1 Licencia De Software Software UN red de computadores de 476.000 476.000 IQUHO1PRE |010101010185|Hernan Varas
imagenologia (Valor Total incluye Araya

Direccion a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACION

® Precio - 60(%)

* Plazo de Entrega - 40(%)

CDT: 20230900100439527

Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
Encargado De Area

CDT: 20230900100439709
Teresa Ximena lbarra Mendoza

Decano(a)

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] |



RE: Solicitud VB Presupuestos_Cotizacién CT1796_SERVICIO DE INTEGRACION correspondiente a 1 servidor a la
red de computadores de imagenologia

Mamani Cayo, Pacla Del Carmen <pmamani@unap.cl>

Jue 14-09-2023 9:01

Para: Reyes Rodriguez, Jose Fernando <josreyes@unap.cl>

CC: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl>;Varas Araya, Sergic Heman <svaras@unap.cl> presupuesto <presupueste@UMNAP.CL>;Castro Jachura, Paulina
Cristina <paulinca@unap.cl>

Saludos, se da acceso a Paulina Castro hasta el dia: 15-09-2023 23:59:00 Hrs.

Codigo Gestion Proyecto:
IQUHOIPRE 010101010185

Atte.

De: Reyes Rodriguez, Jose Fernando <josreyes@unap.cl>

Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 20232 8:53

Para: asistencia <asistencia@UMNAP.CL>

CC: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl=; Varas Araya, Sergio Hernan <svaras@unap.cl>; presupuesto <presupuesto@UMNAP.CL>;
Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl=

Asunto: RE: Solicitud VB Presupuestos_Cotizacién CT1796_SERVICIO DE INTEGRACION correspondiente a 1 servidor a la red de computadores de
imagenclogia

Estimados

Favor dar acceos a gedo compras
IQUHO1PRE 010101010185

JOSE REYES RODRIGUEZ
Unidad de Presupuesto - Tesoreria

mo p Vicerrectoria de Administracion y Finanzas
josreyes@unap.cl

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 57252670
DEL ESTADO DE CHILE unap.cl

De: Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl>

Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 8:43

Para: presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>

CC: Mavea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl=; Varas Araya, Sergio Hernan <svaras@unap.cl>

Asunto: Solicitud VB Presupuestos_Cotizacién CT1796_SERVICIO DE INTEGRACION correspandiente a 1 servidor a la red de computadares de
imagenologia

Estimadas (os), buenos dias:
A peticion de Don Sergio Varas, agradeceré otorgar su respectiva visacion para gestionar la compra que indica en el correo de mas
abajo.

Saludos,
Paulina Cristina Castro Jachura
Asistente Administrativa
Direccion de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT paulinca@unap.cl

DEL ESTADO DE CHILE

De: Varas Araya, Sergio Hernan <svaras@unap.cl>
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 8:35

Para: Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl>
Cc: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl=
Asunto: RV: [Externc]Adjunto Cotizacién CT1796

Estimada Paulina, junto con saludar, hacer una requisicion, dentro de los trabajos en el Centro Odontoldgico que se van a realizar, que es la
instalacion del software de rayos y actualizaciones, hay un tema, que es la integracion del NAS a las nuevas configuraciones, que es donde se
guardan todas |as imagenes histdricas tomas anteriorments, para que pueda seguir operando.

Atte.,

Sergio \Varas A.



\(if/

RUT: 76159578-4

Je-Niig

Equipamiento y soporte técnico

Cotizacién N2 1796

Direccién: Playa ligate 3322 oficina 21, Iquique IMPORT EXPORT JE-NIIG CHILE LIMITADA

Teléfono: +56999985891

Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Rut Cliente: 70777500-9

Contacto: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Ejecutivo: Import Export Je-Niig Chile Ltda
Condicion: Crédito - CLP Fono Ejecutivo: 999985891

Emision: 12-09-2023 Email Ejecutivo: gerencia@je-niig.cl

Valido hasta: 12-11-2023 Pais: Chile

Glosa: ACCIONES DE INTEGRACION IMAGENOLOGIA

Detalle Cant. Uni. Neto % Desc

SERVICIO DE INTEGRACION 1 UNID 400.000
correspondiente a 1 servidor a la red de computadores de

imagenologia.

Se reserva el derecho de cambiar o modificar su lista de precios sin previo aviso, corregir irregularidades u Descuento:

otros generados por sus empleados. En caso de una variacion muy alta del dodlar, sera necesario volver a

recalcular los valores cotizados. Neto:

IVA(19%):

Total:

Datos Bancarios: Cuenta Corriente del Banco del Estado, N° 1300274541

a nombre de Import Export Je Niig Chile Ltda; Email:gerencia@je-niig.cl; RUT 76159578-4

Total

400.000

0%

400.000 CLP

76.000 CLP

476.000 CLP



del Estado de Chile

N° FOLIO : 44602

F. Solicitud : 14 de Septiembre de 2023

F. Adjudicacién : 03 de Noviembre de 2023
F. Ejecucion : 03 de Noviembre de 2023

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre  :Paulina Cristina Castro Jachura
Unidad  :DirecciOn De Tecnologias De La InformaciOn Y Comunicaciones
Derivacién :Sin estado de derivacion

Cargo :Administrativo

Rubro Compra:ComputaciOn E InformAtica

Detalles de la compra :

A solicitud del Coordinador Infraestructura y Sistemas; Sr. Sergio Varas A., que dentro de los trabajos en el Centro Odontol4gico
que se van a realizar, que es la instalacién del software de rayos y actualizaciones, hay un tema, que es la la calibracion del
lequipo de rayos panoramico orthopantomograph OP300, para que pueda seguir operando con el nuevo software y
actualizaciones al sistema. Se adjunta cotizacion empresa Je-Niig y correo respaldo con VB de parte de Presupuestos.

Cant. Articulo SubRubro uUn. Descripcién Yal9r Cod. Gestion| Proyecto Cuenta |Adjudicado
JAdjudicado
SERVICIO DE INTEGRACION
correspondiente a 1 servidor a
1 | Licencia De Software | Licencia De Software |UN| lared de computadores de 476.000f IQUHO1PRE (010101010185 1220607000 Si
imagenologia (Valor Total
incluye IVA)

TOTAL SOLICITUD : $476.000

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 60(%)

* Plazo de Entrega - 40(%)

CDT: 20230900100439527

CDT: 20230900100439709

Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes Teresa Ximena Ibarra Mendoza

Encargado De Area

Decano(a)

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900)
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