
 

103680                                 O R D E N   D E   C O M P R A                              N°

1

CANTIDAD V. UNITARIO

Pago de Despacho de Equipos de Climatización

UNIDAD

1220105000

Cuenta  Proyecto

010701010002

DETALLE TOTAL

ENERO 20, 2023

 U N I V E R S I D A D   A R T U R O   P R A T

 58,824 58,824

 58,824SUBTOTAL

IMPTO.  19 %  11,177

TOTAL IVA INCLUIDO  70,001

DESCUENTO  0

$

SOLIC. DE COMPRA

1 DIASPlazo Entrega:30 DIASCondiciones de Pago:

Proveedor          : CLIMATIZACION M Y P SERVICIOS INTEGRALES SPA

CATEDRAL 1233 601, SANTIAGODirección          :

Fono               : 0

Atención Sr.(a)    :

Generado por       :

RUT                : 76710537

Solicitamos UDS.   : ENTREGAR

41341

OTROS  DESCUENTOS  0

OTROS  CARGOS  0
 0.0 %

 0.0 %

NOTA:  Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Código Gestión

VICH01PRO

En:

UN

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

70.777.500-9 

Solicitamos UDS.   :

FINANZASDepartamento       :

-1

Observación

Firma Responsable

Nro.ID Chile Compra

DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO



SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Claudio Andres Sanhueza Arratia Cargo :Profesor Instructor
Unidad : KINESIOLOGIA Rubro Compra:ClimatizaciÓn
E-mail : csanhuezaa@unap.cl Telefonos :/

Detalles de la compra :
Compra ágil, para pago de despacho de Equipos de Aire Acondicionado según OC/ 2057-199-SE22 Proyecto Interno de 

Innovación Carrera de Kinesiología Sede Victoria

Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción
Valor 

Estimado
Valor Real Cod. Gestión Proyecto Custodio

2 Flete - ClimatizaciÓn
Flete - 

ClimatizaciÓn
UN

Pago de Despacho de Equipos de 

Climatización
70.000 70.001 VICH01PRO 010701010002

Claudio 

Andres 

Sanhueza 

Arratia

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Bernardo Ohiggins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio - 10(%)

Plazo de Entrega - 90(%)

CDT: 20230100100398149
Claudio Andres Sanhueza Arratia

Jefe De Proyecto

CDT: 20230100100400423
Macarena Andrea Antilao BugueÑo

Director De Docencia De Facultad

N° FOLIO :41341
FECHA :06 de Enero de 2023

N° FOLIO :41341
FECHA :06 de Enero de 2023

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] I



RV: [Externo]Re: Orden de comprar AC (2)

Sanhueza Arratia, Claudio Andres <csanhuezaa@unap.cl>
Vie 06-01-2023 9:00

Para: Abarzua Sandoval, Patricia Elizabeth <pabarzua@unap.cl>

Favor u�lizar como evidencia en la solicitud de OC.
Atento,

Presidente CPHS Sede Victoria

De: MYP CLIMATIZACION <serviciosintegralesclimamyp@gmail.com>

Enviado: jueves, 5 de enero de 2023 17:29

Para: Sanhueza Arra�a, Claudio Andres <csanhuezaa@unap.cl>

Asunto: Re: [Externo]Re: Orden de comprar AC (2)

 
Se realizara el despacho de ambos equipos  y el costo del despacho sería . $ 70.000 con IVA incluido para generar oc
y poder facturar ...

Saludos ..

PIA M&P CLIMATIZACION
OF.229212423 /+56978600497/+56973664675

El jue, 5 de ene. de 2023 17:27, MYP CLIMATIZACION <serviciosintegralesclimamyp@gmail.com>
escribió:

Don Claudio 

Se realizó el despacho de un equipo hoy y mañana se realiza el despacho del segundo por lo
tanto el pago del despacho x ambos equipos sería. $ 70.000 con IVA incluido para generar oc y
poder facturar ...

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGQ2ZDdmZmEwLT...

1 de 3 06-01-2023 10:57

mailto:serviciosintegralesclimamyp@gmail.com
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Precaución: Este email proviene desde afuera de nuestra organización. No abra enlaces o
adjuntos a menos que reconozca el remitente y sepa que su contenido es seguro. Si tiene
dudas póngase en contacto con mesa de ayuda.

Saludos ..

PIA M&P CLIMATIZACION
OF.229212423 /+56978600497/+56973664675

El mar, 3 de ene. de 2023 14:49, Sanhueza Arratia, Claudio Andres <csanhuezaa@unap.cl>
escribió:

Acuso recibo. Recibiendo los productos puedo ges�onar el pago.
Atentamente,

Presidente CPHS Sede Victoria

De: MYP CLIMATIZACION <serviciosintegralesclimamyp@gmail.com>

Enviado: viernes, 30 de diciembre de 2022 12:28

Para: Sanhueza Arra�a, Claudio Andres <csanhuezaa@unap.cl>

Asunto: [Externo]Re: Orden de comprar AC (2)

 
No suele recibir correos electrónicos de serviciosintegralesclimamyp@gmail.com. Por qué esto es importante

adjunto factura ingreso  para pago

despacho martes envio boucher

saludos 
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El mié, 28 dic 2022 a las 10:47, Sanhueza Arratia, Claudio Andres (<csanhuezaa@unap.cl>)
escribió:

Es�mada, adjunto lo enunciado.
Atentamente,

Presidente CPHS Sede Victoria

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGQ2ZDdmZmEwLT...
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ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Claudio Andres Sanhueza Arratia Cargo :Profesor Instructor
Unidad : Kinesiologia
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra:ClimatizaciÓn

Detalles de la compra :
Compra ágil, para pago de despacho de Equipos de Aire Acondicionado según OC/ 2057-199-SE22 Proyecto Interno de 

Innovación Carrera de Kinesiología Sede Victoria

Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción
Valor 

Adjudicado
Cod. Gestión Proyecto Cuenta Adjudicado

1 Flete - ClimatizaciÓn Flete - ClimatizaciÓn UN
Pago de Despacho de Equipos 

de Climatización
70.001 VICH01PRO 010701010002 1220105000 Si

TOTAL SOLICITUD : $70.001

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio - 10(%)

Plazo de Entrega - 90(%)

CDT: 20230100100398149
Claudio Andres Sanhueza Arratia

Jefe De Proyecto

CDT: 20230100100400423
Macarena Andrea Antilao BugueÑo

Director De Docencia De Facultad

N° FOLIO :  41341
F. Solicitud :  06 de Enero de 2023

F. Adjudicación : 17 de Enero de 2023
F. Ejecución : 19 de Enero de 2023

N° FOLIO :  41341
F. Solicitud :  06 de Enero de 2023

F. Adjudicación : 17 de Enero de 2023
F. Ejecución : 19 de Enero de 2023

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900) 

]] I
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