
 

101646                                 O R D E N   D E   C O M P R A                              N°

1

CANTIDAD V. UNITARIO

Para garantizar fiel cumplimiento de contrato diagnostico tratamiento 
intrapredial de aguas para riego en camarones.

UNIDAD

1220619000

Cuenta  Proyecto

020501380004

DETALLE TOTAL

JULIO 27, 2022

 U N I V E R S I D A D   A R T U R O   P R A T

 132,889 132,889

 132,889SUBTOTAL

IMPTO.  19 %  25,249

TOTAL IVA INCLUIDO  158,138

DESCUENTO  0

$

SOLIC. DE COMPRA

Por DefinirPlazo Entrega:30 DIASCondiciones de Pago:

Proveedor          : CONSORCIO SEGUROS GENERALES

IQUIQUE, IQUIQUEDirección          :

Fono               : 27879505

Atención Sr.(a)    :

Generado por       :

RUT                : 96654180

Solicitamos UDS.   :

39165

OTROS  DESCUENTOS  0

OTROS  CARGOS  0
 0.0 %

 0.0 %

NOTA:  Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Código Gestión

IQUD17PRO

En:

UN

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

70.777.500-9 

Solicitamos UDS.   :

FINANZASDepartamento       :

-6

Observación

Firma Responsable

Nro.ID Chile Compra

PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)



SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Adriana Yasmin Amengual Araya Cargo :Administrativo
Unidad : UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA Rubro Compra:Documentos En Garantias
E-mail : aamengua@unap.cl Telefonos :/

Detalles de la compra :
Se solicita ampliación de póliza N° 67214779 con la compañía de seguro Consorcio Rut: 96.654.180-6, la cual sera tramitada por 

la unidad de tesorería. se cargaran gasto a centro de costo IQUD17PRO 020501380004

Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción
Valor 

Estimado
Valor Real Cod. Gestión Proyecto Custodio

1 Poliza Garantia
Poliza De 

Garantia
UN

Para garantizar fiel cumplimiento 

de contrato diagnostico 

tratamiento intrapredial de aguas 

para riego en camarones.

158.138 158.138 IQUD17PRO 020501380004

Andrea 

Leonor 

Cardenas 

Legarda

Dirección a despachar lo solicitado : UNIDAD DE TESORERIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio - 50(%)

Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20220700100363678
Sandra Adriana Palma Alvarez

Ejecutivo Administrativo

CDT: 20220700100367147
Jorge Roberto Arenas Charlin

Director De Carrera

CDT: 20220700100367203
Romina Eugenia Campillay Campillay

Encargado De Área

N° FOLIO :39165
FECHA :05 de Julio de 2022

N° FOLIO :39165
FECHA :05 de Julio de 2022

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] I
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Amengual Araya, Adriana Yasmin

De: Faundez P, Erika <Erika.Faundez@consorcio.cl>
Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 11:11
Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin
CC: tesoreria; Ogalde R, Claudio; Urrutia J. Francisca
Asunto: [Externo]RE: Vencimiento Garantía

 
              Adriana  
  
Junto con saludar, envió cotización  
  
Prima Neta IVA Prima Bruta 

4,01 0,76 4,77 
  
Saludos  
  
  

 

Erika Faundez Pizarro  
Jefe de Suscripción Ramo Garantías | Consorcio  
 
El bosque Sur 180, Piso 2, Las Condes, Santiago  
Tel: +562 22304090 | E-mail:  erika.faundez@consorcio.cl 

  

 
  

De: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>  
Enviado el: lunes, 4 de julio de 2022 16:10 
Para: Faundez P, Erika <Erika.Faundez@consorcio.cl> 
CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL> 
Asunto: RV: Vencimiento Garantía 
Importancia: Alta 
  
ADVERTENCIA MAIL EXTERNO (1) Verifique su remitente (2) No descargue adjuntos desconocidos (3) No haga Click y 
(4) Ante sospechas reporte a Ciberseguridad@consorcio. cl 
  
Estimada Erika; 
  
Buenas tardes, solicito favor cotización de ampliación de póliza N°67214779 hasta el 31.12.2022. 
  
Atte. 
  

 Precaución: Este email proviene desde afuera de nuestra organización. No abra enlaces o adjuntos a menos que 
reconozca el remitente y sepa que su contenido es seguro. Si tiene dudas póngase en contacto con mesa de ayuda.  
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De: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl>  
Enviado el: lunes, 4 de julio de 2022 12:42 
Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl> 
CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>; Jorge Olave <jorge.olave@ciderh.cl> 
Asunto: RV: Vencimiento Garantía 
Importancia: Alta 
  
Estimada Adriana; por favor tramitar póliza, según se adjunta.  
  
Saludos Cordiales 
  
Atte. 
  
Sandra Palma Álvarez 
Ejecutiva Administrativa 
Facultad de Recursos Naturales Renovables 
FONO: (57)2-5266587 
  

De: Jorge Olave <jorge.olave@ciderh.cl>  
Enviado el: lunes, 4 de julio de 2022 12:22 
Para: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl> 
CC: Arenas Charlin, Jorge Roberto <jarenas@unap.cl>; Campillay Campillay, Romina Eugenia 
<rominacampillay@unap.cl> 
Asunto: RE: Vencimiento Garantía 
Importancia: Alta 
  

Buenas Sandra. 

De la CNR me indican que el monto de la póliza es igual a la anterior. Se adjunta 
carta con el número de la póliza anterior y la póliza. 

Estaré pendiente. 

Saludos 
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De: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl> 
Enviado: lunes, 4 de julio de 2022 8:39 
Para: Jorge Olave <jorge.olave@ciderh.cl> 
Cc: Arenas Charlin, Jorge Roberto <jarenas@unap.cl>; Campillay Campillay, Romina Eugenia 
<rominacampillay@unap.cl> 
Asunto: RE: Vencimiento Garantía  
  
Don Jorge; adjunto formato para su revisión y dar visto bueno, además conformar el monto de la póliza.  
  
Saludos Cordiales 
  
Atte. 
  
Sandra Palma Álvarez 
Ejecutiva Administrativa 
Facultad de Recursos Naturales Renovables 
FONO: (57)2-5266587 
  

De: Jorge Olave <jorge.olave@ciderh.cl>  
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 13:19 
Para: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl> 
CC: Arenas Charlin, Jorge Roberto <jarenas@unap.cl>; Campillay Campillay, Romina Eugenia 
<rominacampillay@unap.cl> 
Asunto: RV: Vencimiento Garantía 
Importancia: Alta 
  

Buenas Sandra. 

Se está solicitando la renovación de la garantía del proyecto Camarones hasta el 
31.12.2022. 

Se agradece su gestión o me indica el procedimiento a seguir. 

Gracias y saludos 
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De: Gustavo Roa Figueroa <gustavo.roa@cnr.gob.cl> 
Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 13:04 
Para: Jorge Olave <jorge.olave@ciderh.cl>; Jorge Olave <olave.jorge@gmail.com> 
Cc: Alejandra Mena <alejandra.mena@cnr.gob.cl>; Paz Salazar Burrows <paz.salazar@cnr.gob.cl>; gaston valenzuela 
<gaston.valenzuela@cnr.gob.cl> 
Asunto: Fwd: Vencimiento Garantía  
  
Estimado Jorge, te solicito poder prorrogar la vigencia de la boleta de garantía del estudio de Camarones 
según lo señalado por Paz Salazar en correo precedente. 
  
Favor enviar la nueva boleta de garantía con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2022. 
  
Gracias. 
 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Comisión Nacional de Riego

 
 
Gustavo Roa Figueroa 
Profesional Unidad de Estudios 
Unidad de Estudios 
División Estudios y Desarrollo 
 
Comisión Nacional de Riego 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 1, Piso 4, Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 2425 7950 | Twitter @CNRChile 
gustavo.roa@cnr.gob.cl | www.cnr.gob.cl | Yo cuido el agua 
Mi jefatura directa es: gaston.valenzuela@cnr.gob.cl 
  

---------- Forwarded message --------- 
De: Paz Salazar Burrows <paz.salazar@cnr.gob.cl> 
Date: mié, 22 jun 2022 a las 12:27 
Subject: Vencimiento Garantía 
To: Gustavo Roa <gustavo.roa@cnr.gob.cl>, Unidad Contratos <gcontratos@cnr.gob.cl> 
  

Cumplo con informar que la Garantía abajo identificada se encuentra por vencer por lo que solicito 
hacer las gestiones con el proveedor para su renovación o de lo contrario informar si procede su 
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devolución para el cierre del contrato. 
 
  
EB DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO INTRAPREDIAL DE AGUAS PARA RIEGO EN CAMARONES 5975 /19 67214779 
CONSORCIO U.F 673,3 26-11-2019 30-06-2022 Fiel Cumplimiento 
  
Atte. 
 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Comisión Nacional de Riego

 
 
Paz Salazar Burrows 
Técnico Analista 
Unidad de Contratos 
División Jurídica 
 
Comisión Nacional de Riego 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 1, Piso 4, Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 2425 7963 | Twitter @CNRChile 
paz.salazar@cnr.gob.cl | www.cnr.gob.cl | Yo cuido el agua 
Mi jefatura directa es: alejandra.mena@cnr.gob.cl 



ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante
Nombre : Adriana Yasmin Amengual Araya Cargo :Administrativo
Unidad : Unidad De Presupuesto Y TesorerÍa
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra:Documentos En Garantias

Detalles de la compra :
Se solicita ampliación de póliza N° 67214779 con la compañía de seguro Consorcio Rut: 96.654.180-6, la cual sera tramitada por 

la unidad de tesorería. se cargaran gasto a centro de costo IQUD17PRO 020501380004

Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción
Valor 

Adjudicado
Cod. Gestión Proyecto Cuenta Adjudicado

1 Poliza Garantia Poliza De Garantia UN

Para garantizar fiel 

cumplimiento de contrato 

diagnostico tratamiento 

intrapredial de aguas para riego 

en camarones.

158.138 IQUD17PRO 020501380004 1220619000 Si

TOTAL SOLICITUD : $158.138

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio - 50(%)

Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20220700100363678
Sandra Adriana Palma Alvarez

Ejecutivo Administrativo

CDT: 20220700100367147
Jorge Roberto Arenas Charlin

Director De Carrera

CDT: 20220700100367203
Romina Eugenia Campillay Campillay

Encargado De Área

N° FOLIO :  39165
F. Solicitud :  05 de Julio de 2022

F. Adjudicación : 26 de Julio de 2022
F. Ejecución : 27 de Julio de 2022

N° FOLIO :  39165
F. Solicitud :  05 de Julio de 2022

F. Adjudicación : 26 de Julio de 2022
F. Ejecución : 27 de Julio de 2022

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900) 

]] I
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