UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA N° 97251
Departamento ~:  FINANZAS ' - o o AGOSTO 5, 2020
Proveedor 1 Aseguradora Porvenir SA
RUT : 76598625 -7
' Direccidn : APOQUINDO 4501 OF 2003, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono i 99440413
Generado por : MJVA  -MARIA JOSE OVALLE PEREZ
|Atencidén Sr. (a)
;Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir
L_CKNTlDTf* UNIDAD | o DETALLE h - V.UNITARIO  TOTAL |
1 UN ampliacién de péliza N° 01-23-009242. Para garantizar el Fiel 1275 41?7151

cumplimiento del contrato FIPA 2018-34

[ ; SUBTOTAL 41.275
o ] o ~ DESCUENTO - 00 % - 0o
OTROS DESCUENTOS 0,0 % I 0
- ] ] - 'OTROS CARGOS o B | 0
B ] - IMPTO. ) 19 % _ I 7.842
TOTAL IVA INCLUIDO $ 49.117
'~ Cuenta [Codigo Gestion'|  Proyecto SOLIC. DE COMPRA 34215
1220621000 IQUHOBPRO 030202170002

Observacion
Se solicita ampliacion de poliza N° 01-23-009242 de la compariia Aseguradora Porvenir.
Folio 34215 de la Unidad de Tesoreria.

rse la presente orden, sin la cual NO sera PAGADA.

—




Unive |'.1.:.<I.|.-.I
ARTURO PRAT

del Estado de Chile

N° FOLIO :34215
FECHA :29 de Julio de 2020

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre  :Adriana Yasmin Amengual Araya

Unidad  :TESORERIA
E-mail ;aamengua@unap.cl

Cargo :Administrativo
Rubro Compra:Documentos En Garantias

Telefonos i

Detalles de la compra :

Se solicita ampliacion de péliza N° 01-23-009242 de la compafiia Aseguradora Porvenir Rut: 76.598.625-7,la cual sera tramitada
su emision por la Unidad de Tesoreria. Centro de costo IQUHO6PRO - 030202170002

Valor
Cant. Articulo SubRubro |Un. Descripcién . Valor Real | Cod. Gestion Proyecto Responsable
Estimado
Poliza De Para garantizar el Fiel
1 Poliza Garantia Garantia UN| cumplimiento del contrato FIPA 49.126 IQUHO6PRO |030202170002| 13214772
2018-34

Direccion a despachar lo solicitado : Unidad de Tesoreria

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 50(%)
* Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20200800100266490
Gabriel Alvaro Claramunt QuiNones
Jefe De Proyecto

CDT: 20200800100266520
Alvaro Fernando CArevic Rivera

Decano

CDT: 20200800100266630

Romina Eugenia Campillay Campillay

Encargado De Area

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] |



- N° FOLIO : 34215
U'{'l!*l'}l;;; =]~J "-;;L.I, F. Solicitud : 29 de Julio de 2020
‘m F. Adjudicacién : 04 de Agosto de 2020
F. Ejecucion : 05 de Agosto de 2020
ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS
Solicitante
Nombre  :Adriana Yasmin Amengual Araya Cargo :Administrativo
Unidad  :Tesoreria
Derivacién :Sin estado de derivacién Rubro Compra:Documentos En Garantias

Se solicita ampliacion de péliza N° 01-23-009242 de la compafiia Aseguradora Porvenir Rut: 76.598.625-7,la cual sera tramitada

Detalles de la compra: L . i
Isu emision por la Unidad de Tesoreria. Centro de costo IQUHO6PRO - 030202170002

Valor
Cant. Articulo SubRubro uUn. Descripcién . Cod. Gestion| Proyecto Cuenta |Adjudicado
JAdjudicado
Para garantizar el Fiel
1 Poliza Garantia Poliza De Garantia |UN|cumplimiento del contrato FIPA 49.117] IQUHO6PRO |030202170002| 1220621000 Si
2018-34

TOTAL SOLICITUD : $49.117

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 50(%)
* Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20200800100266490 CDT: 20200800100266520 CDT: 20200800100266630
Gabriel Alvaro Claramunt QuiNones Alvaro Fernando CArevic Rivera Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Proyecto Decano Encargado De Area

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900)



Amengual Araya, Adriana Yasmin

De: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2020 13:45

Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin

CC: tesoreria; Palma Alvarez, Sandra Adriana

Asunto: RE: gestidn pdliza - Pyto Sobrevivencia

Buenas Tardes Senora Adriana,

Junto con saludarle, espero de igual manera que se encuentre muy bien, adjunto le envié cuadro de prima a cobrar por
la ampliacién.

Vigencia Monto
Pdliza Desde Vigencia Hasta | Dias | Asegurado UF | Tasa % | Prima Neta UF | Prima Bruta UF
01-23-009242 | 31-12-2020 | 05-07-2021 186 471,00| 0,600 1,44 1,7136

Atte.

ROSSANA BASTIDAS Q.

Ejecutiva Comercial
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._'.- .. Balivar N°202 Of. 303, Ed. Finranzas, lquique

Nota: “Porque nos comprometemos con tu salud y la de nuestros colaboradores, temporalmente atenderemos de
forma remota para todos nuestros servicios, por lo que cualquier requerimiento agradeceremos contactarnos por
este mismo medio o directamente a nuestros teléfonos maviles, por su comprension gracias.”

De: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>

Enviado el: martes, 21 de julio de 2020 14:57

Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>

CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>; Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl>
Asunto: RV: gestion pdliza - Pyto Sobrevivencia

Estimada Rossana,

Buenas tardes, esperando que se encuentres bien junto a tu familia, solcito favor cotizacion por ampliacion de
pdliza N° 01-23-09242, correspondiente a Fiel Cumplimiento contrato FIPA 2018-34, vigencia al 05 de Julio
2021.



La poliza debe ser: Irrevocable, pagadera a la vista y con clausula “sin liquidador”.
Debe incluir multas y demds cldusulas penales, y obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores del consultor
Debe acreditar al momento de su entrega el pago total de la prima.
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ADRIANA AMENGUAL ARAYA
UNIDAD DE TESORERIA
Fono : 57-252691 1

aamengua@unap.cl

De: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl>

Enviado el: lunes, 20 de julio de 2020 08:47

Para: Gabriel Claramunt <gclaramu@gmail.com>

CC: 'Moreno Gonzalez,Paola Adriana ' <paolmorenogon@gmail.com>; Amengual Araya, Adriana Yasmin
<aamengua@unap.cl>

Asunto: RV: gestion poliza - Pyto Sobrevivencia

Reenvio consulta.
Saludos Cordiales
Atte.

Sandra Palma Alvarez

Ejecutiva Administrativa

Facultad de Recursos Naturales Renovables
FONO: (57)2-5266587

De: Palma Alvarez, Sandra Adriana

Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 14:08
Para: Gabriel Claramunt <gclaramu@gmail.com>
Asunto: RV: gestion poliza - Pyto Sobrevivencia

Estimado; para cuando necesitan la pdliza?

Saludos Cordiales

Atte.



Sandra Palma Alvarez

Ejecutiva Administrativa

Facultad de Recursos Naturales Renovables
FONO: (57)2-5266587

De: Palma Alvarez, Sandra Adriana

Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 14:04

Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>

CC: Mamani Ticuna, Marcela Annie <mmamani@unap.cl>; Guzman Gomez, Guillermo Leandro <gguzman@unap.cl>
Asunto: RV: gestion poliza - Pyto Sobrevivencia

Estimada;

Adriana; segln lo conversado adjunto pdliza que hay que ampliar el plazo.
Quedo atenta.

Saludos Cordiales

Atte.

Sandra Palma Alvarez

Ejecutiva Administrativa

Facultad de Recursos Naturales Renovables
FONO: (57)2-5266587

De: Mamani Ticuna, Marcela Annie <mmamani@unap.cl>
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2020 18:37

Para: Palma Alvarez, Sandra Adriana <sapalma@unap.cl>
CC: Guzman Gémez, Guillermo Leandro <gguzman@unap.cl>
Asunto: gestion poliza - Pyto Sobrevivencia

Estimada Sandra

Junto con saludar, le derivo gestidn de solicitud de garantia, se adjunta especificaciones de la pdliza. Una vez que lo
tenga, debe informar a don Gabriel Claramunt para que lo envie a Subsecretaria de Pesca. Ademas debe adjuntar el
contrato de modificacién firmado por el rector, esto lo estoy gestionando yo, una vez que esté listo se lo envio.

PROYECTO: SOBREVIVENCIA DE LOS ESTADIOS TEMPRANOS DE ANCHOVETA'Y SU RELACION CON LOS FACTORES
AMBIENTALES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA'Y PARINACOTA Y DE ANTOFAGASTA.



CENTRO DE COSTO: IQUHO6PRO - 030202170002

Cordialmente

Marcela Mamani Ticuna
Ejecutivo de Seguimiento y Control de Proyectos
Fono: (56)(57) 2526297 - e-mail: mmamani@unap.cl

Vicerrectoria de'Investigacion, Innovacion y Postgrado



