UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE
ORDEN DE COMPRA

ne 97460

| Departamento FINANZAS SEPTIEMBRE 28, 2020
Proveedor Aseguradora Porvenir SA
RUT 76598625 -7
Direccidn APOQUINDO 4501 OF 2003, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono 99440413
Generado por MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ
Atencidn Sr. (a)
Solicitamos UDS. ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir
CANTIDAD UNIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL
1 UN Para -gar-éntizar el fiel, cabal y Obo;tuno-curr.l-plimientc del Convenio de 80.079 80.079
Agenciamiento del Centro Negocios de Pozo Almonte, Region de
Tarapaca, y de las obligaciones laborales y sociales del operador con
sus trabajadores
T SUBTOTAL 80.079
DESCUENTO 0,0 % 0
OTROS DESCUENTOS 0,0 % 0
OTROS CARGOS 0
I IMPTO. 19 % 15.215
TOTAL IVA INCLUIDO $ 95.294
Cuenta Codigo Gestion  Proyecto SOLIC. DE COMPRA 34427
1220621000 IQUD17PRO 020501180012
 Observacion -

Se solicita ampliaciéon de poliza N° 01-23-009694 de la compania Aseguradora Porvenir
Folio 34427 de la Unidad de Tesoreria.
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del Estado de Chile

N° FOLIO :34427
FECHA :23 de Septiembre de 2020

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre  :Adriana Yasmin Amengual Araya

Unidad : TESORERIA

E-mail ;aamengua@unap.cl

Cargo :Administrativo
Rubro Compra:Documentos En Garantias

Telefonos i

Detalles de la compra :

Se solicita ampliacion de péliza N° 01-23-009694 de la compafiia Aseguradora Porvenir Rut: 76.598.625-7,la cual ser& tramitada

su emision por la Unidad de Tesoreria. Centro de costo IQUD17PRO - 020501180012

de las obligaciones laborales y
sociales del operador con sus
trabajadores

Valor
Cant. Articulo SubRubro |Un. Descripcién . Valor Real | Cod. Gestion Proyecto Responsable
Estimado
Para garantizar el fiel, cabal y

oportuno cumplimiento del

Convenio de Agenciamiento del
Poliza De Centro Negocios de Pozo

1 Poliza Garantia g ) UN g I z , 95.294 95.294 IQUD17PRO |020501180012| 13214772
Garantia Almonte, Regién de Tarapaca, y

Direccion a despachar lo solicitado : Unidad de Tesoreria

CRITERIOS DE EVALUACION

® Precio - 50(%)

* Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20200900100273070
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Area

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] |



Amengual Araya, Adriana Yasmin

De: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2020 11:15

Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin

cc: tesoreria

Asunto: RE: Extension vigencia poliza garantia Sres. UNAP

Sefora Adriana,

Le reemito nueva cotizacién para gestionar el endoso, lamento indicar que como teniamos una factura por este motivo
no salia este endoso.

Vigencia Monto
Pdliza Desde Vigencia Hasta | Dias | Asegurado UF | Prima Neta UF | Prima Bruta UF
01-23-009694 | 24-04-2020 30-09-2020 159 1.068,00 2,79 3,3201

Atte.

ROSSANA BASTIDAS Q.

Ejecutiva Comercial
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|J Balivar N°202 Of. 303, Ed. Finranzas, lquique

Nota: “Porque nos comprometemos con tu salud y la de nuestros colaboradores, temporalmente atenderemos de
forma remota para todos nuestros servicios, por lo que cualquier requerimiento agradeceremos contactarnos por
este mismo medio o directamente a nuestros teléfonos maviles, por su comprension gracias.”

De: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 12:46

Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>

Asunto: RE: Extension vigencia pdliza garantia Sres. UNAP

Estimada Rossana,
Buenas tardes, favor gestionar emisién de endoso de pdliza, segln cotizacion.

Atte.



“UNAP

MV E RRAERAE S L PRAT

ADRIANA AMENGUAL ARAYA
UNIDAD DE TESORERIA
Fono : 57-2526911

aamengua@unap.cl

De: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 11:10

Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>
CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>

Asunto: RE: Extension vigencia pdliza garantia Sres. UNAP

Sefora Adriana,

Le envié informacién del costo para ampliaciones la péliza.

Vigencia Monto
Pdliza Desde Vigencia Hasta | Dias | Asegurado UF | Prima Neta UF | Prima Bruta UF
01-23-009694 | 24-04-2020 15-09-2020 144 1.068,00 2,53 3,0107

Atte.
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Nota: “Porque nos comprometemos con tu salud y la de nuestros colaboradores, temporalmente atenderemos de
forma remota para todos nuestros servicios, por lo que cualquier requerimiento agradeceremos contactarnos por

©) s gsasem72

ROSSANA BASTIDAS Q.

Ejecutiva Comercial

roastdas@cormedoradeinorte.cl

@5} 57-2424477 | 57-24144620

@ Balivar N*202 Of. 303, Ed. Finanzas, lquique.

este mismo medio o directamente a nuestros teléfonos maviles, por su comprension gracias.”

De: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 11:37

Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>

CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>

Asunto: RE: Extensidn vigencia podliza garantia Sres. UNAP

Estimada Rossana,




Buen dia, solcito favor gestionar ampliacion, segun cotizacidon de pdliza N° 01-23-009694 por fiel
cumplimiento.

Atte.

ADRIANA AMENGUAL ARAYA
UNIDAD DE TESORERIA
Fono : 57-2526911

aamengua@unap.cl

De: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Enviado el: jueves, 3 de septiembre de 2020 11:11

Para: Amengual Araya, Adriana Yasmin <aamengua@unap.cl>
CC: tesoreria <tesoreria@UNAP.CL>

Asunto: RV: Extension vigencia poliza garantia Sres. UNAP

Sefora Adriana,

De acuerdo a lo conversado le reenvio correo de la compaiiia para que pueda aclarar con el mandante, una vez hecho el
endoso no podemos reversar.

Atte.

@ E7-2424477 | 57-2414620
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Bolivar N°202 Of. 303, Ed. Firanzas, lquique.

Nota: “Porque nos comprometemos con tu salud y la de nuestros colaboradores, temporalmente atenderemos de
forma remota para todos nuestros servicios, por lo que cualquier requerimiento agradeceremos contactarnos por
este mismo medio o directamente a nuestros teléfonos maviles, por su comprension gracias.”

De: Pamela Gonzalez <pamela.gonzalez@aspor.cl>
Enviado el: miércoles, 2 de septiembre de 2020 17:32
Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Asunto: RV: Extension vigencia pdliza garantia Sres. UNAP

Estimada Rossana,



Junto con saludar y de acuerdo con lo conversado, necesito que confirmes con el cliente la pdliza que debemos
extender, ya en correos adjuntos indican que deben extender la pdliza de fiel cumplimiento, pero seglin los montos que
faltan por rendir por $1.972.245, se debiera extender vigencia y modificar el monto aseguro por la pdliza de anticipo.

A la péliza de fiel cumplimiento no le puedo cambiar el monto asegurado.
Pélizas:

01-23-009694, fiel cumplimiento de contrato

01-23-009695, correcto uso de anticipo

También quiero mencionar que este endoso debe ser pagado para envio de documento, a continuacion el costo:

Vigencia Monto Monto Prima Neta Prima Bruta
Pdliza Desde Vigencia Hasta | Dias | Asegurado UF [ Asegurado UF UF
garantia 24-07-2020 | 15-09-2020 53 69,00 | $ 1.972.245 1,00 1,1900

Datos bancarios para transferencia:
Banco: Chile

Cuenta Corriente: N° 800-17794-00
Compaiiia: Aseguradora Porvenir S.A.
Rut: 76.598.625-7

Total a pagar: $34.132.-

Quedo atenta a tus consultas,

Saludos cordiales,

ASPGR Pamela Gonzalez R.

FPORWVEMNIR
(+56 2) 32205681
(+56 9) 9 5554496
Nuestros horarios: Lunes a Jueves 8:30a 13:30 Hrs. y de 14:30 2 18:30 hrs, Viernes hastalas 14:00 hrs,

De: Pamela Gonzalez

Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2020 19:13

Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Asunto: RV: Extension vigencia podliza garantia Sres. UNAP

Hola Rossana,

Buenas tardes, confirmo recepcion de correo, pero tengo algunas dudas, mafiana te llamo.

Saludos cordiales,



ASPUR Pamela GDn zale.z R

ASEGURADORA - PORVENIR = "_'._' by

Lichy A cl o

|:+EE 2} 3220558'1
(+56 9) 9 5554496

Nuestros horarios: Lunes a Jueves 8:30a 13:30 Hrs. y de 14:30 2 18:30 hrs, Viernes hastalas 14:00 hrs,

De: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2020 10:11

Para: Pamela Gonzalez <pamela.gonzalez@aspor.cl>
Asunto: RE: Extension vigencia pdliza garantia Sres. UNAP

Pamela Buenos dias,

Te reemito correo aclarando el valor de Sercotec.

Atte.

@ 57-2424577 | 57-2414520
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Bolivar N°202 Of. 303, Ed. Finanzas, lquique.

Nota: “Porque nos comprometemos con tu salud y la de nuestros colaboradores, temporalmente atenderemos de
forma remota para todos nuestros servicios, por lo que cualquier requerimiento agradeceremos contactarnos por
este mismo medio o directamente a nuestros teléfonos maviles, por su comprension gracias.”

De: Pamela Gonzalez <pamela.gonzalez@aspor.cl>
Enviado el: martes, 18 de agosto de 2020 15:29

Para: Rossana Bastidas <rbastidas@corredoradelnorte.cl>
Asunto: Extensién vigencia péliza garantia Sres. UNAP

Hola Rossana,

Muy buenas tardes, te comento que no he podido contactarme con la Sra. Judith para consultar y confirmar el monto
asegurado de la péliza. Nos puedes ayudar con el cliente para que nos confirme por favor.

Segun la informacion enviada la factura pendiente N°9644 es por $ 1.972.245.-

Quiero saber si la extensidn seria por el nuevo monto o bien por el monto asegurado inicial de la pdliza y que nos envie
copia de la factura.



Muchas gracias por todo.

— Pamela Gonzalez R.

ASEGURADDRA - PORVENIR Av Apoquindo 4504 of
Las Conoes, Sanfiago
(+56 2) 32205681
(+56 8) 9 5554496

Nuestros horarios: Lunes a Jusves §:30 a 13:30 Hrs ¥ de 14:30 a 18:30 hrs, Viernes hastalas 1400 hrs,




s N° FOLIO : 34427
epad il F. Solicitud : 23 de Septiembre de 2020
ARIURO -I---]-{-"‘f"--l F. Adjudicacién : 24 de Septiembre de 2020

del Estado de Chile
F. Ejecucioén : 28 de Septiembre de 2020

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre  :Adriana Yasmin Amengual Araya
Unidad :Tesoreria

Derivacién :Sin estado de derivacion

Cargo :Administrativo

Rubro Compra:Documentos En Garantias

Detalles de la compra - Se solicita ampliacion de péliza N° 01-23-009694 de la compafiia Aseguradora Porvenir Rut: 76.598.625-7,la cual sera tramitada
pra - su emisién por la Unidad de Tesoreria. Centro de costo IQUD17PRO - 020501180012
. L Valor - -
Cant. Articulo SubRubro uUn. Descripcién . Cod. Gestion| Proyecto Cuenta |Adjudicado
JAdjudicado

Para garantizar el fiel, cabal y
oportuno cumplimiento del
Convenio de Agenciamiento del

Centro Negocios de P
1 Poliza Garantia Poliza De Garantia |Un| ~°nio hedocios de Fozo 95.294] IQUD17PRO [020501180012] 1220621000 si
Almonte, Regién de Tarapaca,

y de las obligaciones laborales

y sociales del operador con sus
trabajadores

TOTAL SOLICITUD : $95.294

CRITERIOS DE EVALUACION

* Precio - 50(%)
* Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: 20200900100273070
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Area

[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900)



